
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 112802 11.SINIF 2.DENEME 90 232 232 1469

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik T.Matematik Fizik Kimya Biyoloji

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,34 8,11 3,31 3,37 2,68 2,70 2,31 1,66 1,89 2,39 1,59 2,00 2,95 2,61 2,30 5,00 6,68 3,33 1,54 2,94 0,80 2,75 3,86 1,79 1,39 3,89 0,42 2,70 3,39 1,85 29,74 37,41 20,39 154,390 145,630 163,150 150,060

Okul Ortalaması 5,92 4,77 4,73 3,34 1,78 2,90 0,00 0,00 0,00 3,69 0,72 3,51 4,23 0,62 4,08 6,73 4,88 5,51 0,00 0,00 0,00 5,87 3,77 4,92 2,60 4,40 1,50 5,26 3,08 4,49 37,64 24,02 31,64 182,740 189,690 178,190 168,440

KATILIMLAR

1 192 SEMİH TOPAL 11E 6 4 5,00 6 0 6,00 6 0 6,00 6 0 6,00 21 1 20,75 12 0 12,00 7 5 5,75 9 3 8,25 73 13 69,75 286,110 16 358,188 16 219,080 272 275,265 48

2 221 SABA YÖNDEN 11F 6 4 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 1 15,75 12 0 12,00 7 2 6,50 11 1 10,75 66 9 63,75 267,343 31 346,033 20 196,683 415 240,765 127

3 220 AZRA GÜNEŞ 11F 11 1 10,75 2 0 2,00 6 0 6,00 21 2 20,50 10 1 9,75 3 6 1,50 9 0 9,00 62 10 59,50 260,233 43 326,480 27 193,980 431 309,708 14

4 449 ÖZGÜ NAZ TURĞUT 11E 7 4 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 18 4 17,00 9 3 8,25 5 5 3,75 7 4 6,00 63 21 57,75 254,745 57 294,170 73 217,293 280 255,680 88

5 293 UTKU TOPAL 11D 6 5 4,75 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 16 3 15,25 7 0 7,00 2 6 0,50 8 2 7,50 56 17 51,75 238,960 101 268,153 122 211,293 323 235,743 146

6 219 HÜSEYİN ERDOĞMUŞ 11D 8 4 7,00 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 11 2 10,50 10 2 9,50 6 3 5,25 8 3 7,25 56 19 51,25 233,765 110 277,185 109 195,743 421 217,120 214

7 310 SUDENAZ AYDINER 11F 8 4 7,00 4 2 3,50 5 0 5,00 18 3 17,25 8 3 7,25 4 3 3,25 7 3 6,25 54 18 49,50 233,493 111 289,058 83 178,615 547 263,695 65

8 300 ŞEVVAL SAYAK 11D 5 7 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 15 5 13,75 8 1 7,75 5 5 3,75 9 2 8,50 56 24 50,00 232,595 113 285,678 90 184,330 509 215,958 219

9 153 YAVUZ KIRCA 11D 9 3 8,25 6 0 6,00 6 0 6,00 5 1 4,75 11 6 9,50 9 3 8,25 3 8 1,00 7 2 6,50 56 23 50,25 232,073 115 238,460 190 228,093 236 218,083 208

10 198 ADA SEVİNDİK 11E 9 2 8,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 0 5,00 9 3 8,25 10 1 9,75 6 3 5,25 7 3 6,25 54 15 50,25 230,223 124 260,078 138 205,578 355 211,030 241

11 282 CEREN BULUT 11E 7 2 6,50 1 3 0,25 5 1 4,75 5 1 4,75 18 3 17,25 8 2 7,50 3 4 2,00 4 0 4,00 51 16 47,00 227,710 141 271,963 120 182,803 518 260,550 77

12 168 MİRAY GÖKGÖZ 11D 7 4 6,00 4 1 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 11 4 10,00 7 3 6,25 4 1 3,75 9 1 8,75 51 16 47,00 223,188 161 257,165 143 193,578 434 207,380 263

13 314 AZRA SEMİZ 11E 7 5 5,75 1 3 0,25 6 0 6,00 4 0 4,00 16 1 15,75 5 1 4,75 2 0 2,00 5 1 4,75 46 11 43,25 217,685 187 252,668 151 181,838 524 245,483 114

14 289 BEREN ALCAN 11E 8 3 7,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 7 4 6,00 2 7 0,25 3 2 2,50 48 21 42,75 215,683 193 222,115 243 207,483 348 235,943 145

15 207 HASRET GÖKALP 11E 9 3 8,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 8 4 7,00 2 3 1,25 4 1 3,75 47 15 43,25 214,940 200 223,123 240 207,013 350 223,258 183

16 200 ARDA KIYMAZ 11F 7 5 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 6 0 6,00 12 5 10,75 8 4 7,00 4 8 2,00 4 8 2,00 51 32 43,00 214,845 201 220,788 245 209,505 339 210,983 243

17 175 İREM TIRTIL 11F 9 3 8,25 3 1 2,75 5 1 4,75 5 0 5,00 6 2 5,50 7 3 6,25 6 4 5,00 7 4 6,00 48 18 43,50 212,203 230 222,950 241 205,695 354 190,483 341

18 209 TALHA ALTUN 11F 7 5 5,75 6 0 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 7 6 5,50 9 3 8,25 4 6 2,50 8 3 7,25 50 26 43,50 212,130 231 226,895 221 202,918 374 174,758 427

19 216 SUDE BÜTÜNER 11E 8 3 7,25 4 1 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 6 4 5,00 9 2 8,50 4 2 3,50 7 2 6,50 47 16 43,00 210,415 238 226,600 224 199,578 393 180,743 395

20 281 ZEYNEP YILDIZ 11F 8 4 7,00 4 2 3,50 5 1 4,75 5 1 4,75 6 8 4,00 8 3 7,25 8 4 7,00 6 5 4,75 50 28 43,00 209,850 244 223,380 238 202,330 378 172,270 443

21 323 SAMET ÖZGAYA 11D 7 4 6,00 5 1 4,75 6 0 6,00 6 0 6,00 6 6 4,50 9 3 8,25 5 6 3,50 5 6 3,50 49 26 42,50 209,673 247 206,580 297 217,293 280 169,430 466

22 308 BEREN ÖZDİLEK 11E 8 3 7,25 4 2 3,50 6 0 6,00 6 0 6,00 8 7 6,25 5 3 4,25 3 1 2,75 6 2 5,50 46 18 41,50 208,440 259 202,353 313 216,705 287 189,368 352

23 167 FULDEM SARIGÖL 11F 8 4 7,00 5 1 4,75 6 0 6,00 3 0 3,00 9 4 8,00 7 4 6,00 3 5 1,75 4 1 3,75 45 19 40,25 206,210 271 207,330 293 206,283 352 199,870 300

24 218 MEHMET MUMCU 11F 9 3 8,25 6 0 6,00 3 3 2,25 5 1 4,75 9 3 8,25 5 4 4,00 0 6 -1,50 8 2 7,50 45 22 39,50 204,655 281 200,903 319 208,330 343 209,458 250

25 312 BEYZA ÇAĞLAR 11F 8 4 7,00 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 2 4 1,00 6 2 5,50 4 4 3,00 12 0 12,00 46 18 41,50 204,195 285 213,720 275 202,330 378 151,570 592

26 189 ASİYE KAVAK 11F 7 5 5,75 2 3 1,25 6 0 6,00 4 1 3,75 3 2 2,50 8 3 7,25 4 6 2,50 12 0 12,00 46 20 41,00 203,338 289 229,070 213 185,790 492 154,058 578

27 223 NİSANUR AKGÜL 11F 7 4 6,00 6 0 6,00 6 0 6,00 6 0 6,00 6 4 5,00 7 3 6,25 2 7 0,25 5 5 3,75 45 23 39,25 202,538 295 183,205 381 223,880 258 172,880 436

28 454 SADIK EVGİ 11F 5 5 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 2 3,50 11 6 9,50 6 5 4,75 2 6 0,50 9 2 8,50 45 26 38,50 201,928 309 227,940 219 178,825 545 189,778 348

29 299 EYLÜL TUZCU 11E 4 8 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 12 4 11,00 5 2 4,50 5 3 4,25 9 1 8,75 43 20 38,00 200,515 321 256,440 145 149,345 702 189,120 353
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Genel Ortalama 5,34 8,11 3,31 3,37 2,68 2,70 2,31 1,66 1,89 2,39 1,59 2,00 2,95 2,61 2,30 5,00 6,68 3,33 1,54 2,94 0,80 2,75 3,86 1,79 1,39 3,89 0,42 2,70 3,39 1,85 29,74 37,41 20,39 154,390 145,630 163,150 150,060

Okul Ortalaması 5,92 4,77 4,73 3,34 1,78 2,90 0,00 0,00 0,00 3,69 0,72 3,51 4,23 0,62 4,08 6,73 4,88 5,51 0,00 0,00 0,00 5,87 3,77 4,92 2,60 4,40 1,50 5,26 3,08 4,49 37,64 24,02 31,64 182,740 189,690 178,190 168,440

KATILIMLAR

30 292 ÖZGÜN BARDAKCI 11E 6 6 4,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 2 10,50 9 2 8,50 0 8 -2,00 2 6 0,50 42 26 35,50 196,050 356 198,285 325 192,965 441 201,395 291

31 276 BERKİN GÖZÜBÜYÜK 11E 4 5 2,75 4 2 3,50 3 0 3,00 3 1 2,75 14 4 13,00 7 4 6,00 2 8 0,00 5 4 4,00 42 28 35,00 195,270 365 228,690 215 162,168 642 207,638 256

32 182 ZEYNEP EKMEKÇİ 11F 5 7 3,25 3 3 2,25 5 1 4,75 6 0 6,00 9 4 8,00 7 5 5,75 1 9 -1,25 8 4 7,00 44 33 35,75 194,570 369 207,330 293 184,330 509 176,283 414

33 178 NERİS GÜRKAN 11E 7 5 5,75 4 2 3,50 5 1 4,75 6 0 6,00 8 1 7,75 4 4 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 40 21 34,75 192,770 386 182,198 387 202,918 374 190,283 345

34 165 GÜLERSU ÇELİK 11E 9 3 8,25 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 6 7 4,25 5 4 4,00 6 5 4,75 3 4 2,00 42 27 35,25 191,508 394 181,448 390 203,060 370 181,858 389

35 158 MEYRA ŞENGÜN 11D 7 4 6,00 3 1 2,75 1 1 0,75 6 4 5,00 8 2 7,50 6 4 5,00 9 1 8,75 40 17 35,75 190,838 401 241,065 179 147,465 716 172,880 436

36 306 ARDA KOÇ 11D 3 8 1,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 7 5 5,75 6 6 4,50 4 8 2,00 8 4 7,00 43 34 34,50 189,890 410 204,688 304 180,118 535 146,605 636

37 188 ELİF ALPAY 11E 6 5 4,75 4 2 3,50 6 0 6,00 4 0 4,00 6 4 5,00 6 3 5,25 5 4 4,00 2 2 1,50 39 20 34,00 188,718 418 185,835 368 194,165 428 165,018 496

38 226 ESMA AY 11F 4 4 3,00 4 1 3,75 5 1 4,75 5 0 5,00 4 2 3,50 7 3 6,25 1 2 0,50 7 0 7,00 37 13 33,75 186,753 435 192,840 343 185,765 494 143,660 662

39 320 EGE GÜNAYDIN 11E 7 3 6,25 2 2 1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 8 3 7,25 3 5 1,75 7 1 6,75 3 2 2,50 37 18 32,50 185,705 447 200,313 321 172,380 589 189,978 347

40 278 MERT COMBA 11D 5 3 4,25 7 6 5,50 8 3 7,25 7 1 6,75 10 0 10,00 37 13 33,75 185,265 453 258,455 141 120,620 889 165,323 491

41 155 SAMET ATMACA 11E 6 3 5,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 5 3 4,25 10 2 9,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 37 18 32,50 184,423 456 181,448 390 189,978 461 162,988 507

42 560 SERHAT CANBUL 11F 4 5 2,75 6 0 6,00 6 0 6,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 8 1 7,75 37 17 32,75 183,740 461 169,305 426 203,010 373 128,288 831

43 586 NİSA NUR SÜREN 11D 7 4 6,00 3 3 2,25 5 1 4,75 3 2 2,50 3 5 1,75 7 5 5,75 3 6 1,50 9 3 8,25 40 29 32,75 182,805 472 191,808 347 179,085 541 150,455 599

44 228 ALİ KÖLEKCİ 11E 7 4 6,00 4 2 3,50 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 3 6 1,50 1 2 0,50 8 2 7,50 36 20 31,00 181,210 485 180,723 393 183,038 517 174,605 428

45 193 YAVUZ YÜKSEL 11D 5 6 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 3 3 2,25 9 4 8,00 8 4 7,00 2 4 1,00 4 6 2,50 38 31 30,25 180,380 491 202,070 314 160,498 650 177,855 409

46 350 TALHA AKÇA 11D 6 6 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 4 2 3,50 6 3 5,25 5 4 4,00 4 4 3,00 2 6 0,50 37 27 30,25 179,765 502 170,203 424 190,330 457 165,170 493

47 301 GİRAYHAN KUTUCU 11E 5 6 3,50 6 0 6,00 4 1 3,75 5 1 4,75 6 5 4,75 2 6 0,50 2 3 1,25 6 1 5,75 36 23 30,25 179,575 505 167,278 439 193,435 437 155,430 565

48 190 İNCİNUR GÜL 11D 8 4 7,00 3 3 2,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 8 0,00 7 3 6,25 3 8 1,00 9 2 8,50 39 29 31,75 179,283 509 182,885 386 181,250 526 144,670 650

49 212 EGE KALKIŞIM 11F 3 7 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 7 10 4,50 6 5 4,75 3 6 1,50 7 3 6,25 39 36 30,00 177,745 519 192,115 345 168,143 614 139,553 714

50 186 ESİLA ATALAR 11D 6 3 5,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 7 2,25 8 2 7,50 1 4 0,00 3 2 2,50 34 19 29,25 175,160 541 165,803 445 187,343 479 149,188 608

51 238 MELEK ALPTEKİN 11E 4 8 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 6 0 6,00 7 4 6,00 3 5 1,75 5 3 4,25 4 2 3,50 34 23 28,25 174,510 545 185,110 375 166,473 622 154,620 573

52 237 SU PELİT 11D 10 2 9,50 4 2 3,50 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 4 7 2,25 3 2 2,50 1 6 -0,50 34 23 28,25 173,923 549 138,483 589 207,743 347 179,370 399

53 319 YUNUS KÖKTÜRK 11D 5 7 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 6 0 6,00 5 7 3,25 2 6 0,50 3 3 2,25 3 0 3,00 34 25 27,75 172,748 561 149,298 513 197,505 410 143,508 665

54 242 EGEMEN SU 11E 3 7 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 6 0 6,00 8 2 7,50 3 3 2,25 1 9 -1,25 6 4 5,00 34 30 26,50 171,450 571 175,475 412 168,143 614 160,253 531

55 69 BARIŞ OYMAK 11E 5 5 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 8 1,00 4 3 3,25 2 4 1,00 7 1 6,75 34 24 28,00 171,140 576 163,750 454 182,778 519 131,128 797

56 317 İKRA KOÇ 11E 9 3 8,25 2 3 1,25 6 0 6,00 5 1 4,75 3 7 1,25 4 4 3,00 1 8 -1,00 5 4 4,00 35 30 27,50 170,915 578 138,913 586 203,060 370 161,158 525

57 181 NİSANUR ASLAN 11E 6 6 4,50 2 3 1,25 5 1 4,75 4 1 3,75 4 5 2,75 7 2 6,50 3 3 2,25 3 7 1,25 34 28 27,00 169,525 587 168,728 430 173,203 581 147,920 619

58 561 ELANUR DELEN 11D 5 6 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 7 7 5,25 8 2 7,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 33 29 25,75 168,073 602 168,888 428 168,403 612 158,880 541
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Genel Ortalama 5,34 8,11 3,31 3,37 2,68 2,70 2,31 1,66 1,89 2,39 1,59 2,00 2,95 2,61 2,30 5,00 6,68 3,33 1,54 2,94 0,80 2,75 3,86 1,79 1,39 3,89 0,42 2,70 3,39 1,85 29,74 37,41 20,39 154,390 145,630 163,150 150,060

Okul Ortalaması 5,92 4,77 4,73 3,34 1,78 2,90 0,00 0,00 0,00 3,69 0,72 3,51 4,23 0,62 4,08 6,73 4,88 5,51 0,00 0,00 0,00 5,87 3,77 4,92 2,60 4,40 1,50 5,26 3,08 4,49 37,64 24,02 31,64 182,740 189,690 178,190 168,440

KATILIMLAR

59 453 FURKAN AKDENİZ 11F 5 7 3,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 2 3,50 4 7 2,25 9 3 8,25 1 3 0,25 6 3 5,25 33 26 26,50 167,173 615 185,528 373 154,028 679 136,608 744

60 461 ALEYNA ÜSTÜN 11D 7 5 5,75 1 4 0,00 5 0 5,00 6 0 6,00 5 9 2,75 4 5 2,75 1 7 -0,75 5 3 4,25 34 33 25,75 167,063 616 149,003 514 185,790 492 155,783 561

61 291 CANSU KORKMAZ 11D 8 4 7,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 1 3 0,25 4 5 2,75 6 6 4,50 32 23 26,25 166,943 617 139,638 581 195,743 421 146,395 637

62 274 ARDA TULUK 11F 5 3 4,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 5 2,75 5 4 4,00 2 4 1,00 4 1 3,75 30 18 25,50 165,893 624 162,153 459 172,003 590 146,348 639

63 307 YEŞİM KILIÇ 11F 4 7 2,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 10 3,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 32 28 25,00 165,813 625 148,130 518 184,800 504 138,943 717

64 156 ENES KENDİR 11F 6 5 4,75 4 2 3,50 3 0 3,00 6 0 6,00 3 12 0,00 4 8 2,00 2 8 0,00 7 4 6,00 35 39 25,25 164,125 639 142,120 569 188,895 468 130,518 803

65 552 ATA KARTALLI 11D 5 2 4,50 5 0 5,00 3 1 2,75 6 0 6,00 1 1 0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 26 9 23,75 160,780 669 128,970 642 194,283 427 128,945 825

66 180 FURKAN PARACIK 11D 7 5 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 4 8 2,00 5 6 3,50 2 4 1,00 5 3 4,25 31 30 23,50 160,248 676 157,765 477 164,710 629 150,608 598

67 163 ZEYNEP TURAL 11D 6 6 4,50 3 3 2,25 4 1 3,75 4 2 3,50 3 6 1,50 8 3 7,25 2 5 0,75 1 4 0,00 31 30 23,50 160,240 677 150,895 506 171,885 592 139,295 716

68 211 Ö ARDA BAL 11E 5 7 3,25 2 3 1,25 6 0 6,00 7 11 4,25 4 5 2,75 0 4 -1,00 7 2 6,50 31 32 23,00 160,188 678 168,298 431 154,028 679 150,408 601

69 284 BEGÜM ALTINAY 11F 6 3 5,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 8 2 7,50 1 2 0,50 4 4 3,00 28 17 23,75 159,370 686 156,438 481 166,263 625 131,938 790

70 295 EMİNE TUZCU 11F 5 6 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 6 0 6,00 3 3 2,25 1 3 0,25 2 4 1,00 3 7 1,25 29 26 22,50 159,270 689 126,353 659 192,118 449 138,180 724

71 309 ALPEREN BAYAV 11F 4 5 2,75 3 3 2,25 5 0 5,00 3 3 2,25 5 8 3,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 4 4 3,00 30 30 22,50 158,553 695 155,725 485 163,485 634 138,638 718

72 576 ARDA GÜRGEN 11E 5 6 3,50 3 3 2,25 6 0 6,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 1 5 -0,25 5 4 4,00 29 28 22,00 156,350 720 146,803 532 168,403 612 131,280 793

73 197 ALİ ŞAHİN 11D 4 7 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 6 0 6,00 4 0 4,00 4 8 2,00 4 7 2,25 28 28 21,00 155,793 723 145,795 538 166,355 623 142,393 676

74 229 MASAL SAYAR 11D 4 5 2,75 4 2 3,50 6 0 6,00 4 10 1,50 5 6 3,50 0 6 -1,50 7 4 6,00 30 33 21,75 155,725 724 150,895 506 163,485 634 128,288 831

75 214 SUDE YILDIZ 11F 6 6 4,50 1 4 0,00 6 0 6,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 6 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 26 26 19,50 150,163 756 121,228 697 179,790 538 130,670 801

76 227 EMİR DÜZGÜN 11D 4 6 2,50 3 3 2,25 2 1 1,75 5 1 4,75 3 1 2,75 3 3 2,25 3 1 2,75 23 16 19,00 149,795 763 142,428 566 158,333 657 135,340 750

77 524 EYLÜL MUTLU 11D 2 8 0,00 2 3 1,25 3 3 2,25 5 0 5,00 4 10 1,50 5 5 3,75 4 4 3,00 3 7 1,25 28 40 18,00 146,010 788 150,895 506 145,015 732 110,990 1003

78 275 MÜSLÜM CEYLAN 11D 5 6 3,50 1 4 0,00 5 2 4,50 6 2 5,50 1 6 -0,50 5 4 4,00 23 24 17,00 144,400 801 173,705 415 117,020 954 153,705 579

79 325 DENİZ KADIOĞLU 11E 3 7 1,25 9 8 7,00 6 6 4,50 1 7 -0,75 5 3 4,25 24 31 16,25 143,905 804 183,070 383 106,220 1139 156,803 555

80 109 HÜSEYİN ALTUNAY 11F 4 4 3,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 1 0,75 2 4 1,00 21 21 15,75 141,548 815 131,760 629 151,510 690 136,760 738

81 290 MERT ÖZDEMİR 11F 4 6 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 4 3 3,25 21 25 14,75 138,200 824 116,115 749 160,968 646 119,815 884

82 288 ALMİR TORUN 11D 2 4 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 18 13 14,75 137,628 832 138,765 587 139,275 758 113,830 958

83 322 BERKAN ÇEVİK 11F 5 6 3,50 1 5 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 11 -1,75 2 8 0,00 2 8 0,00 6 5 4,75 26 44 15,00 137,263 833 114,788 752 161,815 643 110,580 1006

84 273 SUAT CAN ODABAŞ 11E 7 5 5,75 2 4 1,00 4 0 4,00 2 15 -1,75 3 6 1,50 2 9 -0,25 3 2 2,50 23 41 12,75 131,508 861 109,528 809 154,170 678 124,733 861

85 305 SENANUR EROL 11F 7 4 6,00 4 4 3,00 3 4 2,00 0 3 -0,75 2 5 0,75 16 20 11,00 129,500 872 128,110 647 129,020 808 159,080 539

86 298 NİSANUR TAŞCI 11D 5 4 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 2 4 1,00 4 17 -0,25 3 7 1,25 5 7 3,25 2 7 0,25 24 54 10,50 126,143 883 123,563 673 129,960 807 124,075 865

87 206 NİSA KİRACI 11D 3 9 0,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 5 1,75 11 21 5,75 114,633 934 109,245 811 120,948 888 105,358 1077
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 112802 11.SINIF 2.DENEME 90 232 232 1469

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik T.Matematik Fizik Kimya Biyoloji

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,34 8,11 3,31 3,37 2,68 2,70 2,31 1,66 1,89 2,39 1,59 2,00 2,95 2,61 2,30 5,00 6,68 3,33 1,54 2,94 0,80 2,75 3,86 1,79 1,39 3,89 0,42 2,70 3,39 1,85 29,74 37,41 20,39 154,390 145,630 163,150 150,060

Okul Ortalaması 5,92 4,77 4,73 3,34 1,78 2,90 0,00 0,00 0,00 3,69 0,72 3,51 4,23 0,62 4,08 6,73 4,88 5,51 0,00 0,00 0,00 5,87 3,77 4,92 2,60 4,40 1,50 5,26 3,08 4,49 37,64 24,02 31,64 182,740 189,690 178,190 168,440

KATILIMLAR

88 224 İDAL OKAN 11D 3 9 0,75 0 6 -1,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 13 -0,25 5 7 3,25 2 10 -0,50 2 10 -0,50 20 62 4,50 111,128 969 110,413 791 113,043 1017 103,633 1110

89 277 OSMAN HALICI 11F 3 1 2,75 2 1 1,75 1 7 -0,75 6 9 3,75 110,693 981 106,333 844 113,420 1010 130,013 814

90 148 BURCU TOPAL 11D 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 6 13 2,75 107,078 1033 105,448 877 108,620 1094 113,373 968
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