
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 112802 11.SINIF 2.DENEME 39 181 181 1418

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik T.Matematik Fizik Kimya Biyoloji

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,46 8,33 3,38 3,50 2,76 2,82 2,66 1,78 2,21 2,35 1,63 1,94 2,90 2,69 2,22 4,81 6,67 3,15 1,59 3,04 0,83 2,48 3,76 1,54 1,28 3,75 0,34 2,46 3,32 1,64 29,49 37,73 20,07 153,550 141,840 165,040 149,400

Okul Ortalaması 11,13 8,59 8,98 8,10 3,54 7,22 9,69 2,54 9,06 3,69 1,10 3,42 3,90 0,92 3,67 2,15 2,18 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 18,87 33,96 189,330 109,450 266,430 168,230

KATILIMLAR

1 222 BERKAY TAHMAS 11B 17 7 15,25 14 1 13,75 13 2 12,50 5 1 4,75 6 0 6,00 55 11 52,25 236,285 103 100,040 896 368,410 5 196,563 301

2 231 TARIK YALDIZBAŞ 11B 18 2 17,50 12 2 11,50 9 3 8,25 5 1 4,75 5 1 4,75 3 1 2,75 52 10 49,50 230,255 116 116,128 667 338,368 17 229,690 153

3 152 BİLAL TÜRKMEN 11B 11 7 9,25 12 2 11,50 13 0 13,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 51 12 48,00 227,575 133 127,828 571 323,800 30 191,598 325

4 174 YAREN ÖRS 11B 15 6 13,50 10 3 9,25 11 2 10,50 3 1 2,75 6 0 6,00 6 1 5,75 51 13 47,75 227,210 137 133,678 540 315,215 38 225,230 172

5 247 SELİN TURAL 11B 17 7 15,25 8 2 7,50 11 2 10,50 4 1 3,75 6 0 6,00 5 1 4,75 51 13 47,75 226,680 140 127,828 571 319,663 32 229,338 156

6 115 BEREN ERSAN 11A 15 5 13,75 12 2 11,50 12 0 12,00 4 2 3,50 5 1 4,75 48 10 45,50 218,660 177 100,040 896 333,543 22 187,128 350

7 371 YUSUF KOŞAR 11A 13 8 11,00 13 1 12,75 12 3 11,25 4 2 3,50 5 0 5,00 2 2 1,50 49 16 45,00 218,150 181 108,815 743 324,295 29 180,180 383

8 272 AYTEN SÜNBÜL 11A 13 10 10,50 11 2 10,50 10 1 9,75 5 1 4,75 4 1 3,75 5 8 3,00 48 23 42,25 211,655 222 117,590 656 302,133 57 187,385 348

9 169 BATUHAN AKBAŞ 11A 10 7 8,25 7 2 6,50 8 2 7,50 4 2 3,50 6 0 6,00 11 7 9,25 46 20 41,00 211,345 224 154,153 427 263,665 173 216,358 207

10 40 ELİF ÇOLAK 11A 8 13 4,75 10 4 9,00 13 2 12,50 6 0 6,00 5 1 4,75 5 5 3,75 47 25 40,75 208,300 247 121,978 612 292,978 83 156,393 533

11 217 YAŞAR GÜVEN 11A 9 11 6,25 9 4 8,00 13 1 12,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 3 4,25 45 20 40,00 206,505 258 124,903 591 285,685 103 169,278 448

12 129 EREN TEKİN 11B 11 8 9,00 11 3 10,25 11 4 10,00 5 1 4,75 5 1 4,75 1 0 1,00 44 17 39,75 204,245 272 105,890 780 300,203 59 164,150 480

13 465 ESMA ÖZKAN 11A 13 5 11,75 7 2 6,50 12 2 11,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 42 11 39,25 203,170 278 110,278 718 292,323 85 186,623 355

14 313 AYLİN SARKIN 11A 16 2 15,50 9 2 8,50 6 1 5,75 5 1 4,75 4 0 4,00 2 5 0,75 42 11 39,25 202,560 282 104,428 812 295,830 71 203,310 264

15 177 GÖRKEM DEMİRCİ 11B 10 11 7,25 10 5 8,75 12 3 11,25 5 1 4,75 5 1 4,75 2 1 1,75 44 22 38,50 201,385 299 110,278 718 290,485 90 158,318 521

16 26 ŞEYMA YILMAZ 11A 12 7 10,25 7 5 5,75 12 3 11,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 3 2,25 42 19 37,25 198,220 327 113,203 685 279,853 127 180,638 381

17 233 ZEYNEP ERTEM 11A 13 9 10,75 8 5 6,75 12 3 11,25 6 0 6,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 43 23 37,25 197,050 332 98,578 998 292,793 84 166,533 464

18 324 DİLARA KARLIK 11A 14 6 12,50 9 5 7,75 9 2 8,50 5 1 4,75 4 2 3,50 41 16 37,00 196,440 340 100,040 896 289,335 92 179,265 387

19 283 MELİH GÜNDÜZ 11A 10 12 7,00 12 2 11,50 14 0 14,00 2 3 1,25 3 1 2,75 41 18 36,50 195,350 352 100,040 896 289,285 93 144,670 620

20 157 AZRA PEHLİVAN 11B 12 9 9,75 8 6 6,50 7 4 6,00 5 1 4,75 4 1 3,75 5 4 4,00 41 25 34,75 192,495 375 123,440 598 257,690 193 189,568 333

21 316 BERK FEDAKAR 11A 13 10 10,50 9 5 7,75 13 2 12,50 5 1 4,75 1 6 -0,50 41 24 35,00 191,050 387 97,115 1037 282,370 115 163,235 486

22 183 ZEYNEP SAĞLAM 11B 9 11 6,25 8 3 7,25 9 0 9,00 5 0 5,00 5 1 4,75 2 1 1,75 38 16 34,00 189,635 398 110,278 718 267,240 161 152,028 566

23 164 BEYZA ARIKAN 11B 11 13 7,75 11 4 10,00 8 4 7,00 6 0 6,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 40 28 33,00 185,575 433 92,728 1104 277,075 131 140,763 671

24 194 PELİN YÜKSEL 11B 10 14 6,50 8 7 6,25 10 5 8,75 6 0 6,00 5 1 4,75 1 4 0,00 40 31 32,25 184,235 439 100,040 896 267,123 163 141,525 661

25 296 AYŞİN ÖZÇELİK 11B 13 6 11,50 5 5 3,75 8 4 7,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 5 1,75 37 21 31,75 183,530 447 110,278 718 252,915 208 185,050 364

26 173 ŞEVVAL YAMAN 11A 11 10 8,50 9 4 8,00 12 3 11,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 36 19 31,25 181,535 466 100,040 896 260,913 182 154,105 553

27 146 NURİTAN SEMİZ 11A 11 11 8,25 9 5 7,75 12 3 11,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 37 27 30,25 178,810 495 98,578 998 257,078 194 150,808 572

28 202 BEYZANUR SAĞIR 11B 9 9 6,75 3 3 2,25 9 1 8,75 5 1 4,75 4 1 3,75 30 15 26,25 168,505 570 100,040 896 235,385 243 143,098 638

29 311 ÖMER HÖKELEK 11B 5 12 2,00 9 6 7,50 8 5 6,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 5 3,75 33 30 25,50 168,455 571 121,978 612 213,903 329 139,095 685
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Genel Ortalama 5,46 8,33 3,38 3,50 2,76 2,82 2,66 1,78 2,21 2,35 1,63 1,94 2,90 2,69 2,22 4,81 6,67 3,15 1,59 3,04 0,83 2,48 3,76 1,54 1,28 3,75 0,34 2,46 3,32 1,64 29,49 37,73 20,07 153,550 141,840 165,040 149,400

Okul Ortalaması 11,13 8,59 8,98 8,10 3,54 7,22 9,69 2,54 9,06 3,69 1,10 3,42 3,90 0,92 3,67 2,15 2,18 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 18,87 33,96 189,330 109,450 266,430 168,230

KATILIMLAR

30 205 ELANUR TOKATLI 11B 11 12 8,00 7 4 6,00 8 6 6,50 1 3 0,25 4 2 3,50 1 0 1,00 32 27 25,25 166,295 590 105,890 780 224,258 284 157,860 524

31 304 AZRANUR EROL 11B 9 4 8,00 2 1 1,75 8 0 8,00 2 0 2,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 6 24,50 163,755 608 98,578 998 226,893 272 149,235 581

32 239 BÜŞRA PINARCI 11B 7 14 3,50 11 4 10,00 11 4 10,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 27 24,25 162,935 615 94,190 1085 231,643 250 115,755 877

33 160 SENA BOLAT 11A 11 8 9,00 5 2 4,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 1 5,75 27 20 22,00 159,925 645 133,678 540 181,628 513 196,925 298

34 66 MELİKE OKYAY 11B 12 10 9,50 3 8 1,00 6 6 4,50 3 1 2,75 4 2 3,50 28 27 21,25 155,295 686 100,040 896 207,743 370 160,395 509

35 184 SÜMEYRA ERDOĞAN 11B 11 10 8,50 4 4 3,00 4 6 2,50 2 2 1,50 5 1 4,75 26 23 20,25 152,715 705 100,040 896 202,943 389 154,105 553

36 187 TUĞBA GÜLER 11A 7 9 4,75 2 6 0,50 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 26 24 20,00 152,670 706 105,890 780 198,118 418 137,418 697

37 89 CEREN KARABAĞ 11A 10 10 7,50 4 3 3,25 8 1 7,75 22 14 18,50 148,170 737 100,040 896 194,190 435 147,815 594

38 244 ECRİN ŞAHİN 11B 3 2 2,50 3 0 3,00 7 0 7,00 2 0 2,00 1 0 1,00 16 2 15,50 140,510 776 100,040 896 180,730 517 116,365 868

39 196 ORKUN COCİ 11A 4 8 2,00 5 4 4,00 6 6 4,50 4 2 3,50 19 20 14,00 136,600 793 100,040 896 173,060 567 113,220 929
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