
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 112802 11.SINIF 2.DENEME 9 151 151 1388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik T.Matematik Fizik Kimya Biyoloji

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,33 8,30 3,25 3,37 2,73 2,69 2,47 1,76 2,03 2,34 1,64 1,93 2,88 2,72 2,20 4,86 6,75 3,17 1,66 3,12 0,88 2,53 3,84 1,57 1,30 3,84 0,34 2,52 3,39 1,67 29,26 38,09 19,73 152,730 142,660 162,620 149,090

Okul Ortalaması 9,11 5,33 7,78 3,33 2,33 2,75 4,33 1,44 3,97 7,00 0,67 6,83 4,44 0,89 4,22 0,00 0,00 0,00 5,22 1,11 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,43 11,77 30,49 181,870 128,970 231,240 183,680

KATILIMLAR

1 195 NİDA KOCA 11C 15 2 14,50 7 0 7,00 9 1 8,75 10 1 9,75 5 0 5,00 10 0 10,00 56 4 55,00 248,120 71 158,540 415 330,555 22 260,845 74

2 294 DENİZ SÖNMEZ 11C 10 8 8,00 9 4 8,00 9 3 8,25 13 0 13,00 6 2 5,50 6 1 5,75 53 18 48,50 229,395 122 133,678 542 321,753 27 190,635 325

3 279 NERİS SAYICI 11C 8 5 6,75 1 4 0,00 5 0 5,00 15 0 15,00 7 2 6,50 1 0 1,00 37 11 34,25 189,925 377 105,890 769 272,275 122 149,998 553

4 318 GÖKTUĞ ÖZEN 11C 10 14 6,50 6 4 5,00 6 4 5,00 5 1 4,75 7 1 6,75 5 2 4,50 39 26 32,50 186,960 397 126,365 578 244,725 198 172,575 411

5 287 YAĞMUR YAŞIN 11C 11 8 9,00 6 4 5,00 8 1 7,75 5 1 4,75 6 1 5,75 36 15 32,25 186,780 401 133,678 542 235,645 220 196,925 296

6 285 EYLÜL AYYILDIZ 11C 10 2 9,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 11 1 10,75 32 4 31,00 185,785 413 162,928 399 202,473 363 234,570 144

7 303 IŞIL İNCE 11C 12 5 10,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 2 3,50 8 4 7,00 27 14 23,50 164,360 580 140,990 501 182,123 483 216,558 206

8 213 HAZAR TORUN 11C 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 21 14 17,50 145,535 723 98,578 973 191,413 427 130,365 736

9 208 SELEN AKBAŞ 11C 0 0 0,00 100,000 1085 100,040 882 100,220 1156 100,640 1083
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