
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 102802 10. SINIF 2.DENEME 142 263 263 1511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,53 11,35 6,69 5,99 3,65 5,08 3,93 3,58 3,04 1,99 0,97 1,75 2,26 0,98 2,02 5,18 6,48 3,56 2,54 3,67 1,62 1,14 2,23 0,58 3,51 2,91 2,78 36,07 35,82 27,12 222,840

Okul Ortalaması 11,95 9,94 9,47 6,23 3,01 5,47 4,49 2,99 3,74 2,46 0,63 2,30 2,44 0,72 2,26 8,63 5,73 7,20 3,05 3,97 2,06 1,35 1,78 0,91 4,64 2,27 4,07 45,24 31,04 37,48 253,710

KATILIMLAR

1 391 NİSA KÜÇÜKÖNER 10C 19 5 17,75 5 1 4,75 5 4 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 22 1 21,75 6 2 5,50 6 0 6,00 9 1 8,75 79 14 75,50 367,456 3

2 351 GÖKHAN BAYRAKTAR 10E 20 10 17,50 12 0 12,00 7 2 6,50 4 0 4,00 2 2 1,50 18 8 16,00 5 5 3,75 2 4 1,00 7 3 6,25 77 34 68,50 346,076 8

3 397 SEVVAL UYANIK 10C 16 11 13,25 8 2 7,50 6 3 5,25 3 1 2,75 3 1 2,75 23 3 22,25 4 5 2,75 4 3 3,25 8 1 7,75 75 30 67,50 343,733 11

4 268 ZEYNEP ÖZDEMİR 10E 18 5 16,75 7 3 6,25 6 0 6,00 3 1 2,75 3 0 3,00 21 4 20,00 4 4 3,00 3 4 2,00 8 2 7,50 73 23 67,25 342,476 13

5 382 BAŞAK ERYILMAZ 10C 15 10 12,50 9 1 8,75 5 4 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 23 3 22,25 4 6 2,50 3 2 2,50 8 2 7,50 74 28 67,00 342,277 14

6 438 BEYZA ALTUNAY 10E 18 5 16,75 5 2 4,50 4 4 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 23 4 22,00 2 3 1,25 6 1 5,75 8 0 8,00 71 21 65,75 338,067 22

7 265 İBRAHİM ARABACI 10A 13 10 10,50 8 2 7,50 6 3 5,25 4 0 4,00 3 1 2,75 19 7 17,25 5 4 4,00 6 2 5,50 8 1 7,75 72 30 64,50 335,212 25

8 364 GÖKSEL GÜMÜŞ 10E 15 7 13,25 9 3 8,25 6 3 5,25 4 0 4,00 2 0 2,00 22 6 20,50 3 7 1,25 2 3 1,25 8 2 7,50 71 31 63,25 330,807 28

9 430 YAĞIZ UZUN 10E 17 10 14,50 8 2 7,50 9 1 8,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 4 12,00 5 3 4,25 3 3 2,25 7 2 6,50 69 26 62,50 328,510 34

10 398 SEMANUR GÜRLER 10C 23 6 21,50 7 3 6,25 5 2 4,50 4 0 4,00 4 0 4,00 11 6 9,50 4 5 2,75 2 4 1,00 8 1 7,75 68 27 61,25 323,783 38

11 376 FATMANUR KOÇ 10C 22 8 20,00 10 2 9,50 7 3 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 12 11 9,25 5 5 3,75 3 3 2,25 5 3 4,25 70 37 60,75 322,425 39

12 433 MERT AYKAN 10E 18 7 16,25 7 4 6,00 4 5 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 18 7 16,25 6 4 5,00 2 2 1,50 7 1 6,75 67 31 59,25 318,523 46

13 422 CEMRE SU ÇAKAR 10D 13 10 10,50 8 1 7,75 1 0 1,00 3 0 3,00 19 4 18,00 6 3 5,25 5 3 4,25 9 1 8,75 64 22 58,50 317,216 50

14 199 DAMLA ÇEK 10E 15 13 11,75 1 0 1,00 6 3 5,25 3 0 3,00 3 0 3,00 23 2 22,50 5 1 4,75 2 1 1,75 6 2 5,50 64 22 58,50 316,804 51

15 248 DİLARA SULU 10E 17 10 14,50 7 2 6,50 4 5 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 22 3 21,25 1 5 -0,25 2 0 2,00 7 2 6,50 65 29 57,75 314,042 57

16 426 NİSA NUR ÇELİK 10D 14 10 11,50 6 4 5,00 8 1 7,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 5 14,75 4 2 3,50 3 1 2,75 7 2 6,50 64 27 57,25 313,109 62

17 407 ÖNDER DÜZGÜN 10D 16 10 13,50 8 3 7,25 6 3 5,25 2 2 1,50 2 2 1,50 19 6 17,50 6 3 5,25 2 3 1,25 5 3 4,25 66 35 57,25 312,769 63

18 394 ZEYNEP KIYAK 10C 15 12 12,00 6 5 4,75 5 2 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 24 3 23,25 4 6 2,50 6 1 5,75 63 30 55,50 307,603 74

19 410 ALPER CEYLAN 10C 13 11 10,25 9 2 8,50 7 2 6,50 3 1 2,75 2 2 1,50 15 10 12,50 7 3 6,25 3 3 2,25 5 2 4,50 64 36 55,00 306,518 80

20 440 ÇİSEM ERTUĞUN 10E 15 7 13,25 6 2 5,50 6 1 5,75 3 1 2,75 3 0 3,00 14 7 12,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 7 1 6,75 60 23 54,25 303,823 87

21 369 ONUR KAPLAN 10B 21 2 20,50 9 2 8,50 9 1 8,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 59 18 54,50 303,532 88

22 423 E BİRSU KAHRAMAN 10D 12 5 10,75 7 2 6,50 8 2 7,50 4 0 4,00 3 1 2,75 8 6 6,50 8 2 7,50 1 0 1,00 7 0 7,00 58 18 53,50 302,044 95

23 443 MUSTAFA ASAR 10E 16 9 13,75 9 2 8,50 6 3 5,25 2 0 2,00 3 0 3,00 11 4 10,00 5 4 4,00 1 3 0,25 7 2 6,50 60 27 53,25 300,712 97

24 261 BETÜL SARIKAYA 10A 13 11 10,25 6 1 5,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 1 1,75 12 4 11,00 6 3 5,25 4 2 3,50 8 0 8,00 59 24 53,00 300,656 98

25 374 ŞEYMA GÜL 10C 12 11 9,25 6 5 4,75 5 2 4,50 4 0 4,00 3 1 2,75 15 4 14,00 6 3 5,25 1 2 0,50 8 1 7,75 60 29 52,75 299,904 101

26 400 EFE AY 10C 10 7 8,25 11 1 10,75 7 3 6,25 1 3 0,25 4 0 4,00 14 5 12,75 5 5 3,75 1 3 0,25 7 3 6,25 60 30 52,50 299,153 102

27 346 A KAAN ERDOĞMUŞ 10F 18 6 16,50 5 5 3,75 3 5 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 16 5 14,75 4 4 3,00 1 1 0,75 8 1 7,75 60 29 52,75 298,882 103

28 569 FURKAN UYAR 10D 13 12 10,00 12 0 12,00 7 3 6,25 4 0 4,00 3 1 2,75 6 4 5,00 3 6 1,50 4 2 3,50 7 3 6,25 59 31 51,25 295,208 116

29 358 NESİBE ERKEK 10E 14 10 11,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 1 2,75 3 0 3,00 12 5 10,75 5 4 4,00 8 1 7,75 57 23 51,25 295,033 117
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 9,53 11,35 6,69 5,99 3,65 5,08 3,93 3,58 3,04 1,99 0,97 1,75 2,26 0,98 2,02 5,18 6,48 3,56 2,54 3,67 1,62 1,14 2,23 0,58 3,51 2,91 2,78 36,07 35,82 27,12 222,840

Okul Ortalaması 11,95 9,94 9,47 6,23 3,01 5,47 4,49 2,99 3,74 2,46 0,63 2,30 2,44 0,72 2,26 8,63 5,73 7,20 3,05 3,97 2,06 1,35 1,78 0,91 4,64 2,27 4,07 45,24 31,04 37,48 253,710

KATILIMLAR

30 232 NİSANUR ÜNGÖREN 10A 13 12 10,00 8 3 7,25 2 7 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 15 4 14,00 6 3 5,25 2 5 0,75 8 1 7,75 60 36 51,00 294,556 120

31 342 ATAMAN KEBAPCI 10B 20 4 19,00 11 0 11,00 3 3 2,25 4 0 4,00 12 6 10,50 3 2 2,50 2 0 2,00 55 15 51,25 293,768 122

32 349 SUDE NAZ ARSLAN 10B 13 7 11,25 8 2 7,50 6 1 5,75 4 0 4,00 3 0 3,00 8 4 7,00 5 3 4,25 1 0 1,00 7 0 7,00 55 17 50,75 293,582 124

33 441 HASAN DEMİR 10E 15 9 12,75 6 4 5,00 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 16 5 14,75 5 5 3,75 2 3 1,25 7 2 6,50 59 33 50,75 293,357 126

34 260 YAĞMUR DOĞAN 10E 15 12 12,00 8 2 7,50 5 3 4,25 4 0 4,00 2 1 1,75 8 14 4,50 5 3 4,25 4 0 4,00 8 1 7,75 59 36 50,00 291,380 141

35 334 TUANA TÜRKMEN 10A 18 7 16,25 7 3 6,25 5 2 4,50 4 0 4,00 3 0 3,00 9 5 7,75 3 4 2,00 2 0 2,00 4 4 3,00 55 25 48,75 286,710 157

36 366 HAMZA KEFE 10E 16 9 13,75 8 2 7,50 6 1 5,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 2 2 1,50 9 1 8,75 54 22 48,50 286,534 160

37 379 EFE UYSAL 10C 15 9 12,75 7 4 6,00 4 4 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 12 8 10,00 5 4 4,00 2 2 1,50 7 1 6,75 57 35 48,25 285,872 162

38 388 BEYZANUR MADEN 10C 15 14 11,50 5 5 3,75 4 5 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 19 7 17,25 2 6 0,50 2 4 1,00 6 2 5,50 58 46 46,50 280,564 183

39 436 ELİFNUR BULUT 10E 9 10 6,50 9 2 8,50 6 1 5,75 4 0 4,00 3 1 2,75 11 9 8,75 5 4 4,00 6 4 5,00 53 31 45,25 277,537 191

40 377 AKİF KUMRU 10C 2 1 1,75 7 4 6,00 6 0 6,00 3 0 3,00 20 3 19,25 3 5 1,75 3 3 2,25 5 0 5,00 49 16 45,00 277,403 194

41 387 YAĞMUR DEĞİRMENCİ 10C 10 10 7,50 7 4 6,00 5 2 4,50 2 2 1,50 3 0 3,00 16 9 13,75 4 6 2,50 2 1 1,75 5 2 4,50 54 36 45,00 276,645 197

42 343 YASİN ERDOĞAN 10B 7 3 6,25 6 3 5,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 22 7 20,25 5 5 3,75 3 3 2,25 4 2 3,50 51 25 44,75 276,086 200

43 335 İLKNUR ASLAN 10A 11 16 7,00 9 3 8,25 6 3 5,25 3 1 2,75 3 1 2,75 10 9 7,75 4 5 2,75 1 7 -0,75 9 1 8,75 56 46 44,50 275,287 207

44 573 SÜMEYYE ÇELEBİ 10C 11 10 8,50 4 5 2,75 5 3 4,25 3 1 2,75 3 1 2,75 20 4 19,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 4 2 3,50 53 36 44,00 273,319 218

45 360 ERVA UNCU 10B 14 13 10,75 7 2 6,50 5 2 4,50 4 0 4,00 3 1 2,75 11 6 9,50 3 4 2,00 0 4 -1,00 6 4 5,00 53 36 44,00 273,107 220

46 171 SALİHEFE YAĞCILAR 10E 11 15 7,25 8 3 7,25 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 11 5 9,75 5 5 3,75 2 4 1,00 6 4 5,00 54 42 43,50 272,209 224

47 365 TOLGA ÇEKİN 10E 8 18 3,50 9 3 8,25 5 5 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 5 6,75 5 4 4,00 5 1 4,75 7 2 6,50 53 40 43,00 271,413 230

48 435 KAAN KARACA 10E 8 8 6,00 9 2 8,50 8 0 8,00 3 1 2,75 3 1 2,75 8 4 7,00 3 5 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 48 23 42,25 268,514 252

49 437 ECE KORKMAZ 10E 13 13 9,75 9 2 8,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 11 5 9,75 3 1 2,75 2 0 2,00 48 23 42,25 267,926 256

50 333 FATMANUR FINDIK 10A 3 3 2,25 5 4 4,00 4 6 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 14 3 13,25 2 8 0,00 5 2 4,50 8 0 8,00 48 26 41,50 266,957 262

51 452 TALHA TOLAN 10B 9 2 8,50 7 2 6,50 7 2 6,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 5 2,75 8 1 7,75 45 13 41,75 266,816 264

52 446 ILGIN SÖZÜDOĞRU 10A 12 15 8,25 7 1 6,75 4 4 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 10 4 9,00 4 3 3,25 2 3 1,25 5 2 4,50 50 33 41,75 266,788 265

53 442 AHMET AKGÜL 10E 14 11 11,25 4 6 2,50 5 2 4,50 3 0 3,00 3 1 2,75 12 5 10,75 4 3 3,25 1 3 0,25 4 2 3,50 50 33 41,75 266,318 270

54 408 EFE ERTAŞMIŞ 10D 15 15 11,25 8 4 7,00 4 6 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 9 5 7,75 3 2 2,50 5 4 4,00 51 37 41,75 266,298 271

55 347 DEREN SOĞANCI 10B 13 8 11,00 8 3 7,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 1 4,75 5 4 4,00 1 0 1,00 6 0 6,00 46 20 41,00 264,256 293

56 564 ZEYNEP COŞKUN 10A 12 13 8,75 7 4 6,00 5 4 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 6 8 4,00 6 3 5,25 6 3 5,25 4 4 3,00 51 41 40,75 263,897 300

57 352 MURATHAN AĞCA 10B 11 11 8,25 9 1 8,75 6 2 5,50 2 0 2,00 3 1 2,75 8 3 7,25 3 5 1,75 5 2 4,50 47 25 40,75 263,672 301

58 427 ALİ EFE AKBULUT 10D 13 15 9,25 7 2 6,50 6 2 5,50 2 2 1,50 3 0 3,00 13 17 8,75 4 6 2,50 3 5 1,75 2 0 2,00 53 49 40,75 263,542 303
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 9,53 11,35 6,69 5,99 3,65 5,08 3,93 3,58 3,04 1,99 0,97 1,75 2,26 0,98 2,02 5,18 6,48 3,56 2,54 3,67 1,62 1,14 2,23 0,58 3,51 2,91 2,78 36,07 35,82 27,12 222,840

Okul Ortalaması 11,95 9,94 9,47 6,23 3,01 5,47 4,49 2,99 3,74 2,46 0,63 2,30 2,44 0,72 2,26 8,63 5,73 7,20 3,05 3,97 2,06 1,35 1,78 0,91 4,64 2,27 4,07 45,24 31,04 37,48 253,710

KATILIMLAR

59 336 E ÜMRAN YAVUZ 10B 11 11 8,25 7 4 6,00 5 5 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 6 9 3,75 3 5 1,75 4 3 3,25 7 1 6,75 50 38 40,50 263,141 310

60 264 TAHA KARA 10A 13 11 10,25 7 2 6,50 8 1 7,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 4 2,00 2 6 0,50 7 2 6,50 47 26 40,50 262,691 313

61 263 YİĞİT CEBECİ 10B 16 10 13,50 9 1 8,75 1 4 0,00 13 5 11,75 5 3 4,25 3 3 2,25 47 26 40,50 262,248 319

62 326 HASAN TOPAL 10D 11 7 9,25 7 2 6,50 5 1 4,75 2 0 2,00 2 1 1,75 10 4 9,00 3 3 2,25 5 1 4,75 45 19 40,25 262,069 321

63 372 AYSU BALCI 10C 12 9 9,75 7 2 6,50 2 6 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 10 6 8,50 4 4 3,00 1 3 0,25 5 2 4,50 48 32 40,00 261,283 331

64 415 YAĞIZ KOÇAK 10D 16 7 14,25 7 3 6,25 3 4 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 6 6 4,50 3 3 2,25 4 2 3,50 46 25 39,75 259,866 343

65 259 EFE PEKTAŞ 10A 15 10 12,50 9 3 8,25 7 1 6,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 6 1 5,75 45 24 39,00 257,869 358

66 406 EMİRHAN İPEK 10D 13 10 10,50 8 3 7,25 3 4 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 13 11 10,25 2 6 0,50 2 5 0,75 3 5 1,75 50 46 38,50 256,486 369

67 339 MERVE MORMENEKŞ 10B 13 11 10,25 7 4 6,00 5 2 4,50 4 0 4,00 3 0 3,00 8 9 5,75 1 8 -1,00 2 3 1,25 5 3 4,25 48 40 38,00 255,076 385

68 378 FERHAN İNCE 10C 17 12 14,00 5 6 3,50 5 4 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 3 3,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 7 1 6,75 47 36 38,00 254,768 387

69 256 ÇINAR AYDIN 10A 8 8 6,00 9 2 8,50 5 1 4,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 1 4,75 1 8 -1,00 7 0 7,00 42 21 36,75 251,931 412

70 348 KEREM ÖZKAN 10B 15 10 12,50 5 4 4,00 6 4 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 8 7 6,25 4 1 3,75 44 28 37,00 251,747 413

71 262 IRMAK SU KARA 10A 11 8 9,00 9 1 8,75 4 4 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 5 3,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 5 2 4,50 44 29 36,75 251,621 415

72 439 TALHA BAĞCI 10E 15 6 13,50 8 0 8,00 7 0 7,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 43 26 36,50 250,004 431

73 568 ABDULLAH ÇINAR 10A 8 13 4,75 4 4 3,00 7 1 6,75 2 2 1,50 3 0 3,00 13 5 11,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 4 3,00 44 32 36,00 249,809 434

74 401 ZEYNEP UYSAL 10C 11 14 7,50 5 5 3,75 6 3 5,25 3 1 2,75 1 1 0,75 12 5 10,75 2 5 0,75 1 3 0,25 5 3 4,25 46 40 36,00 249,451 439

75 386 OSMAN VAR 10C 15 8 13,00 8 1 7,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 1 2,75 9 5 7,75 0 4 -1,00 3 3 2,25 42 25 35,75 247,825 458

76 393 NİSA DEMİREL 10A 16 9 13,75 9 0 9,00 5 2 4,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 3 2,25 41 22 35,50 247,036 468

77 215 EBRAR TAŞTAN 10D 7 4 6,00 8 1 7,75 4 2 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 7 2 6,50 2 0 2,00 6 3 5,25 38 13 34,75 245,969 481

78 331 CEMRE GÜR 10A 15 12 12,00 8 3 7,25 3 3 2,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 12 2,00 2 5 0,75 4 3 3,25 44 39 34,25 243,556 512

79 341 LEBİBE YILDIRIM 10D 13 12 10,00 9 0 9,00 7 2 6,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 41 29 33,75 242,413 523

80 359 MUSTAFA EROL 10B 10 13 6,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 0 3,00 9 9 6,75 3 4 2,00 2 2 1,50 5 2 4,50 41 33 32,75 239,889 552

81 266 KAĞAN ÇOPUR 10A 14 15 10,25 7 4 6,00 5 4 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 8 13 4,75 1 1 0,75 6 3 5,25 44 45 32,75 239,354 556

82 356 SEMİH ÇADIRCI 10E 10 11 7,25 4 4 3,00 4 2 3,50 4 0 4,00 3 0 3,00 11 7 9,25 3 6 1,50 2 4 1,00 41 34 32,50 238,853 560

83 571 DİLA AKBIYIK 10C 14 11 11,25 6 3 5,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 6 8 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 39 26 32,50 238,383 568

84 368 TOYGAR YILMAZ 10D 15 15 11,25 7 5 5,75 4 6 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 8 1,00 3 4 2,00 1 2 0,50 6 4 5,00 44 47 32,25 237,781 576

85 269 İREM SU PEKTAŞ 10A 12 14 8,50 7 3 6,25 4 5 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 6 5 4,75 2 7 0,25 0 2 -0,50 4 4 3,00 42 40 32,00 237,197 579

86 556 ŞEYDA KOÇ 10B 11 13 7,75 6 3 5,25 6 3 5,25 7 3 6,25 4 6 2,50 2 2 1,50 4 4 3,00 40 34 31,50 235,962 599

87 558 ARDA DAŞTAN 10D 11 10 8,50 6 4 5,00 4 4 3,00 1 3 0,25 3 0 3,00 7 5 5,75 3 6 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 40 35 31,25 235,063 610
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 9,53 11,35 6,69 5,99 3,65 5,08 3,93 3,58 3,04 1,99 0,97 1,75 2,26 0,98 2,02 5,18 6,48 3,56 2,54 3,67 1,62 1,14 2,23 0,58 3,51 2,91 2,78 36,07 35,82 27,12 222,840

Okul Ortalaması 11,95 9,94 9,47 6,23 3,01 5,47 4,49 2,99 3,74 2,46 0,63 2,30 2,44 0,72 2,26 8,63 5,73 7,20 3,05 3,97 2,06 1,35 1,78 0,91 4,64 2,27 4,07 45,24 31,04 37,48 253,710

KATILIMLAR

88 389 SALİH NACAKSIZ 10C 11 11 8,25 7 4 6,00 4 3 3,25 7 4 6,00 4 3 3,25 2 2 1,50 4 5 2,75 39 32 31,00 234,414 624

89 367 YUSUF TEKBAŞ 10B 15 6 13,50 5 3 4,25 5 1 4,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 6 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 37 23 31,25 234,333 626

90 395 BETÜL TEKİNASA 10C 11 8 9,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 35 16 31,00 234,126 630

91 355 AYSİMA ÇOBAN 10B 10 13 6,75 6 5 4,75 4 4 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 4 2,00 4 6 2,50 2 1 1,75 6 3 5,25 40 37 30,75 233,937 633

92 428 NAZLICAN KÜÇÜK 10D 8 9 5,75 8 4 7,00 5 5 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 5 0,75 3 6 1,50 1 2 0,50 7 1 6,75 39 34 30,50 233,286 639

93 567 GÖKSU ERTÜRK 10E 10 13 6,75 6 4 5,00 4 4 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 7 7 5,25 3 6 1,50 1 1 0,75 4 5 2,75 41 42 30,50 233,006 644

94 413 NEHİR SUCU 10D 9 9 6,75 4 0 4,00 4 5 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 6 7 4,25 4 4 3,00 1 2 0,50 6 3 5,25 38 32 30,00 231,653 657

95 403 BEGÜM YATAN 10D 15 12 12,00 3 7 1,25 4 5 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 10 11 7,25 2 8 0,00 0 7 -1,75 3 6 1,50 44 56 30,00 230,610 671

96 469 ERAY DEMİR 10A 12 10 9,50 5 4 4,00 4 4 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 4 3,00 3 7 1,25 1 4 0,00 4 3 3,25 39 37 29,75 230,374 676

97 577 ALPEREN GÜREL 10A 21 9 18,75 4 4 3,00 3 3 2,25 4 0 4,00 3 0 3,00 1 8 -1,00 36 24 30,00 229,743 682

98 384 OKYANUS GÖNÜL 10C 14 13 10,75 5 5 3,75 5 5 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 5 3,75 1 8 -1,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 41 46 29,50 229,360 685

99 390 ARDA ARTUT 10C 11 10 8,50 6 5 4,75 4 2 3,50 11 5 9,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 36 27 29,25 228,931 693

100 411 YELİZ KOÇ 10C 12 9 9,75 6 4 5,00 2 5 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 6 7 4,25 4 6 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 39 39 29,25 228,808 697

101 357 ELİF GÜL YEŞİLYURT 10B 14 8 12,00 8 3 7,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 36 27 29,25 228,426 703

102 345 DURU GÖRGÜN 10B 14 8 12,00 4 7 2,25 2 4 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 5 3 4,25 38 36 29,00 227,954 710

103 234 YİĞİT BAŞAK 10D 10 15 6,25 8 3 7,25 2 8 0,00 3 1 2,75 3 0 3,00 7 7 5,25 3 6 1,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 40 45 28,75 227,780 718

104 563 BEREN COŞAR 10B 12 16 8,00 5 6 3,50 6 4 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 7 3,25 3 7 1,25 2 7 0,25 2 6 0,50 42 53 28,75 227,463 721

105 570 EYLÜL YILDIZ 10B 8 11 5,25 4 2 3,50 4 5 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 2 3,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 6 2 5,50 34 23 28,25 226,567 728

106 468 ZİLAN AYVACI 10D 10 12 7,00 6 2 5,50 3 3 2,25 1 0 1,00 2 2 1,50 4 5 2,75 4 4 3,00 1 3 0,25 5 1 4,75 36 32 28,00 225,578 737

107 251 DENİZ CESUR 10A 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 6 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 31 15 27,25 223,804 763

108 338 SEÇİLAY İLBAY 10B 11 8 9,00 5 1 4,75 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 3 2,25 3 4 2,00 32 19 27,25 222,824 780

109 362 ÖYKÜNUR BEKMEZ 10B 15 7 13,25 3 4 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 33 23 27,25 222,391 788

110 328 EYLÜL KESKİN 10E 10 14 6,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 8 3,00 3 4 2,00 2 0 2,00 5 3 4,25 37 42 26,50 221,144 797

111 271 İLKNUR KABAKDAN 10A 11 11 8,25 5 3 4,25 5 2 4,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 5 3 4,25 33 28 26,00 219,294 814

112 396 GÜLHANIM ÇELİK 10C 8 4 7,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 6 6 4,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 5 3 4,25 31 21 25,75 218,685 817

113 257 EYLÜL SARIKAYA 10A 9 7 7,25 7 1 6,75 4 3 3,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 31 21 25,75 218,582 819

114 414 ZEHRA BAYRAM 10D 8 12 5,00 5 3 4,25 3 4 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 5 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 33 30 25,50 218,193 825

115 201 ELİF TUTAV 10E 8 5 6,75 4 4 3,00 3 3 2,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 5 2,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 4 3 3,25 32 30 24,50 214,930 864

116 417 YAĞMUR GÖKÇE 10D 10 13 6,75 3 6 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 6 4 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 5 1 4,75 32 30 24,50 214,920 865
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 102802 10. SINIF 2.DENEME 142 263 263 1511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,53 11,35 6,69 5,99 3,65 5,08 3,93 3,58 3,04 1,99 0,97 1,75 2,26 0,98 2,02 5,18 6,48 3,56 2,54 3,67 1,62 1,14 2,23 0,58 3,51 2,91 2,78 36,07 35,82 27,12 222,840

Okul Ortalaması 11,95 9,94 9,47 6,23 3,01 5,47 4,49 2,99 3,74 2,46 0,63 2,30 2,44 0,72 2,26 8,63 5,73 7,20 3,05 3,97 2,06 1,35 1,78 0,91 4,64 2,27 4,07 45,24 31,04 37,48 253,710

KATILIMLAR

117 373 TAHAN DEMİR 10C 14 5 12,75 8 3 7,25 2 4 1,00 2 1 1,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 29 17 24,75 214,731 868

118 409 ÇAĞAN KESTEK 10D 9 4 8,00 7 3 6,25 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 28 14 24,50 214,677 869

119 327 BATUHAN ŞEN 10A 8 11 5,25 9 3 8,25 5 3 4,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 29 20 24,00 213,622 882

120 191 EMİRKAN ÇALIŞKAN 10C 13 15 9,25 6 5 4,75 4 5 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 6 3,50 1 9 -1,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 36 49 23,75 212,160 900

121 18 DİLA KARA 10D 10 19 5,25 4 8 2,00 5 5 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 5 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 9 -1,25 36 51 23,25 211,317 910

122 565 ŞEYMA BALCI 10C 10 15 6,25 6 3 5,25 3 6 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 11 2,25 4 6 2,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 36 52 23,00 210,536 919

123 575 DEFNE ÇİFÇİ 10B 10 13 6,75 3 4 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 9 9 6,75 3 5 1,75 31 32 23,00 210,331 922

124 566 RÜYA MADAK 10D 7 4 6,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 6 3,50 2 2 1,50 5 3 4,25 26 18 21,50 206,079 968

125 424 TOPRAK YILAN 10D 8 5 6,75 6 3 5,25 5 2 4,50 2 0 2,00 3 0 3,00 24 10 21,50 205,872 969

126 574 ELİF CAN 10B 7 14 3,50 6 1 5,75 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 8 0,00 2 1 1,75 5 1 4,75 28 33 19,75 201,174 1009

127 557 SÜMEYYE ATICI 10B 6 4 5,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 0 3,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 24 17 19,75 200,859 1014

128 416 NUR BAYAZIT 10D 7 8 5,00 6 2 5,50 2 5 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 24 18 19,50 200,067 1018

129 329 SUDE BAŞ 10A 11 14 7,50 2 0 2,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 9 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 27 33 18,75 197,448 1045

130 419 ELA KOÇ 10D 7 5 5,75 5 6 3,50 3 4 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 1 0,75 24 25 17,75 194,649 1074

131 340 EREN YÜKSEL 10B 4 4 3,00 7 4 6,00 6 4 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 5 0,75 22 19 17,25 193,494 1083

132 385 İSA ŞAHİN 10C 7 17 2,75 8 3 7,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 7 13 3,75 2 8 0,00 2 7 0,25 1 5 -0,25 31 56 17,00 192,745 1088

133 254 ULAŞ SÖYLEMEZ 10A 3 2 2,50 5 4 4,00 5 5 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 19 14 15,50 188,338 1122

134 35 ECREN ERTAN 10D 9 13 5,75 4 7 2,25 4 5 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 2 6 0,50 2 6 0,50 28 50 15,50 187,956 1125

135 354 HATİCE ÇELİK 10B 8 12 5,00 3 4 2,00 4 5 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 7 -0,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 23 37 13,75 182,723 1164

136 399 KAĞAN PEHLİVAN 10C 10 16 6,00 1 4 0,00 7 11 4,25 3 7 1,25 0 2 -0,50 4 6 2,50 25 46 13,50 181,931 1175

137 404 AYŞE ALTUN 10D 2 28 -5,00 4 8 2,00 4 6 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 8 22 2,50 5 5 3,75 4 6 2,50 5 5 3,75 34 86 12,50 180,625 1178

138 429 EYMEN ANGIN 10D 10 16 6,00 6 5 4,75 3 6 1,50 3 1 2,75 4 26 -2,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 29 69 11,75 176,511 1203

139 363 İSRA TOKMAK 10B 10 12 7,00 0 7 -1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 8 0,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 20 43 9,25 168,906 1258

140 210 PELİNSU AKYİĞİT 10B 5 10 2,50 3 4 2,00 1 0 1,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 15 33 6,75 161,936 1298

141 421 NUR YILMAZ 10E 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 5 16 1,00 145,039 1422

142 332 ASYA ERDOĞAN 10A 5 10 2,50 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 10 39 0,25 142,327 1441

                                                5 / 6



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 102802 10. SINIF 2.DENEME 142 263 263 1511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,53 11,35 6,69 5,99 3,65 5,08 3,93 3,58 3,04 1,99 0,97 1,75 2,26 0,98 2,02 5,18 6,48 3,56 2,54 3,67 1,62 1,14 2,23 0,58 3,51 2,91 2,78 36,07 35,82 27,12 222,840

Okul Ortalaması 11,95 9,94 9,47 6,23 3,01 5,47 4,49 2,99 3,74 2,46 0,63 2,30 2,44 0,72 2,26 8,63 5,73 7,20 3,05 3,97 2,06 1,35 1,78 0,91 4,64 2,27 4,07 45,24 31,04 37,48 253,710

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

EDE TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
10A 10B 10C 10D 10E 10F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10B 10C 10D 10E 10F

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                6 / 6

http://www.tcpdf.org

