
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AMASYA MERZİFON İRFANLI ANADOLU LİSESİ 092802 9. SINIF 2.DENEME 99 222 222 1536

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,51 10,51 6,88 6,79 4,94 5,56 4,92 3,26 4,10 2,54 0,75 2,35 7,83 5,78 6,39 4,20 3,02 3,45 3,11 2,79 2,41 1,96 2,18 1,41 40,86 33,23 32,55 239,190

Okul Ortalaması 12,20 10,66 9,54 8,31 4,27 7,24 7,20 2,61 6,55 3,31 0,40 3,21 14,23 5,67 12,82 5,42 2,99 4,68 4,26 2,58 3,62 2,71 2,34 2,12 57,64 31,52 49,78 290,810

KATILIMLAR

1 471 AYŞE BER ALTAY 09B 23 4 22,00 12 2 11,50 11 1 10,75 4 0 4,00 27 3 26,25 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 97 14 93,50 420,961 1

2 483 NİHAN ÖZAYDIN 09B 19 7 17,25 12 0 12,00 10 1 9,75 4 0 4,00 19 8 17,00 6 3 5,25 5 2 4,50 8 1 7,75 83 22 77,50 373,423 5

3 172 BUĞRA KILIÇ 09A 19 7 17,25 7 7 5,25 10 2 9,50 4 0 4,00 23 4 22,00 7 3 6,25 7 1 6,75 6 2 5,50 83 26 76,50 370,457 9

4 526 TUNAHAN TUNCAL 09D 16 10 13,50 11 2 10,50 9 2 8,50 4 0 4,00 21 6 19,50 9 0 9,00 6 2 5,50 5 3 4,25 81 25 74,75 365,694 11

5 536 RABİA PEHLİVAN 09D 19 8 17,00 7 7 5,25 11 1 10,75 4 0 4,00 19 6 17,50 9 1 8,75 5 2 4,50 5 4 4,00 79 29 71,75 356,161 17

6 472 BATUHAN KÖSE 09B 16 9 13,75 10 4 9,00 10 2 9,50 4 0 4,00 19 3 18,25 8 2 7,50 5 4 4,00 5 3 4,25 77 27 70,25 352,014 18

7 529 HİDAYET YÜKSEL 09D 13 12 10,00 9 5 7,75 8 4 7,00 4 0 4,00 24 3 23,25 7 1 6,75 5 4 4,00 7 2 6,50 77 31 69,25 349,556 21

8 499 YAREN ÇIRAK 09C 11 7 9,25 10 0 10,00 11 0 11,00 4 0 4,00 22 5 20,75 8 1 7,75 4 1 3,75 3 1 2,75 73 15 69,25 349,533 22

9 250 ELİF AKTAŞ 09A 15 5 13,75 10 4 9,00 10 1 9,75 4 0 4,00 19 5 17,75 6 2 5,50 5 1 4,75 5 2 4,50 74 20 69,00 348,217 24

10 392 HASANCAN ŞANALIR 09A 17 9 14,75 10 3 9,25 8 3 7,25 3 1 2,75 25 4 24,00 7 3 6,25 2 6 0,50 3 2 2,50 75 31 67,25 342,606 31

11 509 H ATA GÜNGÖREN 09C 14 8 12,00 11 3 10,25 11 1 10,75 2 2 1,50 20 4 19,00 7 2 6,50 5 3 4,25 3 1 2,75 73 24 67,00 342,382 32

12 502 İREM BAĞLI 09C 16 8 14,00 8 5 6,75 8 2 7,50 4 0 4,00 22 3 21,25 7 3 6,25 7 1 6,75 1 2 0,50 73 24 67,00 342,122 33

13 530 RASİM GÖRMEN 09D 14 12 11,00 9 5 7,75 10 2 9,50 4 0 4,00 22 6 20,50 7 3 6,25 5 1 4,75 4 4 3,00 75 33 66,75 341,781 34

14 120 ZEYNEP TÜRKMEN 09A 17 12 14,00 7 6 5,50 11 0 11,00 4 0 4,00 18 4 17,00 7 3 6,25 5 1 4,75 3 2 2,50 72 28 65,00 336,110 42

15 532 ELİF KOÇAK 09D 15 12 12,00 10 3 9,25 5 7 3,25 4 0 4,00 19 3 18,25 6 2 5,50 7 2 6,50 6 3 5,25 72 32 64,00 333,514 49

16 528 EGE ATEŞ 09D 11 15 7,25 9 5 7,75 9 3 8,25 4 0 4,00 25 4 24,00 6 4 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 71 34 62,50 329,383 62

17 488 MELİSNAZ TEKELER 09B 14 8 12,00 12 2 11,50 7 3 6,25 4 0 4,00 17 5 15,75 7 2 6,50 3 3 2,25 5 4 4,00 69 27 62,25 328,074 65

18 476 NEHİR DİKBIYIK 09C 16 8 14,00 8 4 7,00 9 0 9,00 4 0 4,00 18 5 16,75 6 2 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 68 23 62,25 327,764 66

19 505 YİĞİT KAVLAK 09C 13 6 11,50 9 2 8,50 9 3 8,25 3 0 3,00 22 8 20,00 5 2 4,50 4 1 3,75 1 0 1,00 66 22 60,50 322,738 72

20 503 MERT ÇULHA 09B 11 14 7,50 11 3 10,25 10 2 9,50 4 0 4,00 19 9 16,75 7 3 6,25 4 4 3,00 4 5 2,75 70 40 60,00 321,865 76

21 508 EMİNENUR ÇELİK 09C 13 13 9,75 11 1 10,75 6 3 5,25 4 0 4,00 17 4 16,00 6 2 5,50 6 1 5,75 4 4 3,00 67 28 60,00 321,663 77

22 498 YUSUF YAMAN 09C 16 12 13,00 7 7 5,25 10 1 9,75 4 0 4,00 16 8 14,00 5 3 4,25 7 1 6,75 3 5 1,75 68 37 58,75 317,423 96

23 500 E BEREN UÇARLI 09C 6 8 4,00 10 4 9,00 9 2 8,50 4 0 4,00 23 4 22,00 7 2 6,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 64 23 58,25 317,010 97

24 533 SADIK CESUR 09D 11 16 7,00 10 4 9,00 8 4 7,00 4 0 4,00 24 5 22,75 7 3 6,25 4 6 2,50 0 3 -0,75 68 41 57,75 315,007 103

25 546 HAMZA YILDIRIM 09D 12 13 8,75 9 4 8,00 11 1 10,75 3 1 2,75 15 8 13,00 6 2 5,50 4 2 3,50 5 1 4,75 65 32 57,00 312,755 114

26 230 ALPER SEZER 09A 11 6 9,50 8 3 7,25 7 1 6,75 4 0 4,00 17 2 16,50 5 2 4,50 6 1 5,75 3 1 2,75 61 16 57,00 312,627 115

27 286 İCLAL GÜNDÜZ 09A 17 11 14,25 5 8 3,00 11 1 10,75 4 0 4,00 15 11 12,25 5 4 4,00 7 2 6,50 3 4 2,00 67 41 56,75 311,238 120

28 493 EZGİSENA GÜL 09B 14 11 11,25 11 1 10,75 5 3 4,25 4 0 4,00 12 8 10,00 6 3 5,25 8 1 7,75 4 3 3,25 64 30 56,50 311,027 121

29 481 YAĞIZEFE TEKİN 09B 13 13 9,75 9 4 8,00 6 6 4,50 4 0 4,00 21 5 19,75 6 3 5,25 5 3 4,25 2 4 1,00 66 38 56,50 310,992 122
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Türkçe Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,51 10,51 6,88 6,79 4,94 5,56 4,92 3,26 4,10 2,54 0,75 2,35 7,83 5,78 6,39 4,20 3,02 3,45 3,11 2,79 2,41 1,96 2,18 1,41 40,86 33,23 32,55 239,190

Okul Ortalaması 12,20 10,66 9,54 8,31 4,27 7,24 7,20 2,61 6,55 3,31 0,40 3,21 14,23 5,67 12,82 5,42 2,99 4,68 4,26 2,58 3,62 2,71 2,34 2,12 57,64 31,52 49,78 290,810

KATILIMLAR

30 540 MELİK CEYLAN 09D 13 14 9,50 9 5 7,75 8 3 7,25 4 0 4,00 12 12 9,00 7 2 6,50 5 2 4,50 8 1 7,75 66 39 56,25 310,603 123

31 501 KAYRA ÖZAYDIN 09C 7 5 5,75 7 7 5,25 8 4 7,00 4 0 4,00 22 5 20,75 5 4 4,00 4 3 3,25 6 3 5,25 63 31 55,25 307,834 140

32 516 BELİNAY DOKUYUCU 09C 14 5 12,75 10 3 9,25 11 0 11,00 3 0 3,00 13 6 11,50 7 0 7,00 2 5 0,75 1 3 0,25 61 22 55,50 307,496 143

33 538 BARIŞ KEBABCI 09A 15 8 13,00 8 6 6,50 10 0 10,00 3 1 2,75 10 2 9,50 8 1 7,75 6 1 5,75 1 4 0,00 61 23 55,25 306,932 146

34 550 GİZEM YEŞİLTEPE 09D 16 8 14,00 6 8 4,00 8 2 7,50 3 0 3,00 17 7 15,25 4 6 2,50 7 2 6,50 3 5 1,75 64 38 54,50 304,437 158

35 475 SİNEM D BÜKÜCÜ 09B 13 6 11,50 8 2 7,50 5 1 4,75 4 0 4,00 14 6 12,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 2 3,50 59 19 54,25 304,141 161

36 537 UTKU KARADENİZ 09B 14 14 10,50 11 3 10,25 5 6 3,50 2 2 1,50 20 6 18,50 5 4 4,00 3 5 1,75 4 1 3,75 64 41 53,75 302,588 167

37 297 SERKAN ŞİMŞEK 09A 11 11 8,25 9 5 7,75 8 1 7,75 4 0 4,00 14 8 12,00 6 4 5,00 6 2 5,50 4 3 3,25 62 34 53,50 302,299 170

38 484 TUĞBA BİLGİN 09B 15 10 12,50 8 4 7,00 6 4 5,00 3 1 2,75 17 2 16,50 5 2 4,50 6 3 5,25 60 26 53,50 301,586 173

39 504 DENİZ PANCAR 09B 10 5 8,75 10 4 9,00 9 1 8,75 4 0 4,00 14 5 12,75 6 3 5,25 4 3 3,25 2 4 1,00 59 25 52,75 299,809 185

40 473 KEREM IŞIK 09B 10 18 5,50 11 3 10,25 8 4 7,00 4 0 4,00 20 8 18,00 4 5 2,75 2 7 0,25 5 2 4,50 64 47 52,25 298,649 193

41 523 EMİR ULUSOY 09C 7 17 2,75 10 4 9,00 6 3 5,25 4 0 4,00 20 7 18,25 7 1 6,75 4 2 3,50 3 2 2,50 61 36 52,00 298,465 194

42 513 SEDEN METE 09C 12 10 9,50 10 4 9,00 7 4 6,00 4 0 4,00 17 7 15,25 4 4 3,00 4 2 3,50 2 1 1,75 60 32 52,00 297,407 200

43 474 ECESU ÜNSAL 09B 14 9 11,75 12 2 11,50 8 3 7,25 4 0 4,00 6 2 5,50 8 2 7,50 5 2 4,50 57 20 52,00 297,265 201

44 361 DURU ERCAN 09A 11 13 7,75 7 7 5,25 9 1 8,75 4 0 4,00 17 6 15,50 5 5 3,75 3 3 2,25 5 3 4,25 61 38 51,50 296,212 205

45 315 ENES SAĞLAM 09A 7 12 4,00 1 1 0,75 6 2 5,50 25 3 24,25 8 2 7,50 5 2 4,50 5 2 4,50 57 24 51,00 295,446 211

46 518 DAMLANUR ULAŞ 09C 11 13 7,75 10 3 9,25 10 2 9,50 4 0 4,00 9 4 8,00 6 3 5,25 6 2 5,50 2 1 1,75 58 28 51,00 294,799 215

47 477 YUSUF ÖZİŞCEN 09B 8 13 4,75 8 5 6,75 9 1 8,75 4 0 4,00 21 6 19,50 5 5 3,75 4 3 3,25 59 33 50,75 294,217 217

48 525 YAVUZ S. KAYMAZ 09A 16 10 13,50 10 4 9,00 10 2 9,50 3 0 3,00 1 3 0,25 6 4 5,00 6 2 5,50 6 3 5,25 58 28 51,00 294,181 218

49 535 NERİS DOĞAN 09D 11 11 8,25 9 3 8,25 10 2 9,50 4 0 4,00 13 7 11,25 6 3 5,25 4 4 3,00 2 3 1,25 59 33 50,75 293,862 222

50 512 NİLAY TOPCU 09C 14 11 11,25 11 3 10,25 9 3 8,25 2 2 1,50 13 9 10,75 5 3 4,25 4 3 3,25 2 3 1,25 60 37 50,75 293,442 226

51 478 MEHMET B CANBULAT 09B 10 15 6,25 10 3 9,25 9 3 8,25 3 1 2,75 15 5 13,75 5 4 4,00 3 5 1,75 5 2 4,50 60 38 50,50 293,401 227

52 545 ZEYNEP ÜNVERDİ 09D 15 4 14,00 8 2 7,50 5 3 4,25 3 1 2,75 15 6 13,50 3 2 2,50 5 2 4,50 2 1 1,75 56 21 50,75 293,085 233

53 353 NİSANUR KOÇ 09A 14 10 11,50 9 5 7,75 9 2 8,50 2 2 1,50 16 6 14,50 6 3 5,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 60 39 50,25 291,817 242

54 551 ENESTALH TONKUŞ 09D 10 19 5,25 1 0 1,00 29 0 29,00 7 3 6,25 6 3 5,25 4 6 2,50 57 31 49,25 289,923 251

55 514 BURAK SEMERCİ 09C 9 12 6,00 9 5 7,75 5 5 3,75 2 2 1,50 15 5 13,75 7 2 6,50 4 4 3,00 7 2 6,50 58 37 48,75 288,403 260

56 510 BATINEGE GÖRGÜLÜ 09C 13 13 9,75 9 4 8,00 6 4 5,00 4 0 4,00 18 5 16,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 58 36 49,00 288,247 261

57 539 ÖYKÜ GÜNDÜZ 09D 14 10 11,50 9 4 8,00 5 7 3,25 3 0 3,00 14 6 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 6 2 5,50 58 37 48,75 287,468 267

58 450 ŞEYMA YILMAZ 09A 14 7 12,25 8 5 6,75 8 1 7,75 3 0 3,00 10 7 8,25 4 4 3,00 6 2 5,50 3 3 2,25 56 29 48,75 287,380 268
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,51 10,51 6,88 6,79 4,94 5,56 4,92 3,26 4,10 2,54 0,75 2,35 7,83 5,78 6,39 4,20 3,02 3,45 3,11 2,79 2,41 1,96 2,18 1,41 40,86 33,23 32,55 239,190

Okul Ortalaması 12,20 10,66 9,54 8,31 4,27 7,24 7,20 2,61 6,55 3,31 0,40 3,21 14,23 5,67 12,82 5,42 2,99 4,68 4,26 2,58 3,62 2,71 2,34 2,12 57,64 31,52 49,78 290,810

KATILIMLAR

59 531 ÖYKÜ EROĞLU 09D 12 12 9,00 9 4 8,00 5 3 4,25 2 2 1,50 16 6 14,50 4 2 3,50 5 5 3,75 4 2 3,50 57 36 48,00 285,548 284

60 458 ERDİ KÖSE 09A 10 12 7,00 8 6 6,50 7 2 6,50 3 1 2,75 20 7 18,25 6 4 5,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 57 39 47,25 283,374 296

61 487 HAKTAN ATALAY 09B 8 19 3,25 9 5 7,75 7 5 5,75 4 0 4,00 17 8 15,00 4 5 2,75 7 2 6,50 3 5 1,75 59 49 46,75 282,548 302

62 547 EYLÜL YALÇINKAYA 09D 14 6 12,50 10 2 9,50 7 2 6,50 3 1 2,75 9 8 7,00 6 2 5,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 54 28 47,00 282,007 305

63 434 DORA KÖKSAL 09A 10 10 7,50 8 5 6,75 8 3 7,25 2 1 1,75 16 8 14,00 5 5 3,75 5 3 4,25 2 2 1,50 56 37 46,75 281,936 306

64 507 MUSAB ÇORUMLU 09C 12 11 9,25 13 1 12,75 9 3 8,25 4 0 4,00 10 5 8,75 4 4 3,00 1 2 0,50 53 26 46,50 280,717 314

65 480 E AZRA KARSLI 09B 15 13 11,75 3 8 1,00 8 3 7,25 4 0 4,00 15 6 13,50 5 4 4,00 4 3 3,25 3 7 1,25 57 44 46,00 279,089 325

66 506 Z NEHİR EKER 09C 13 13 9,75 8 6 6,50 7 5 5,75 4 0 4,00 13 8 11,00 4 3 3,25 6 3 5,25 55 38 45,50 277,846 336

67 534 EMİR YILDIZ 09D 13 12 10,00 11 3 10,25 6 5 4,75 3 1 2,75 12 7 10,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 55 38 45,50 277,773 338

68 460 UYGAR EROL 09A 11 8 9,00 9 1 8,75 6 4 5,00 4 0 4,00 12 9 9,75 4 1 3,75 4 1 3,75 50 24 44,00 273,394 383

69 492 ERKAN ÇALIŞKAN 09B 12 12 9,00 10 3 9,25 6 5 4,75 3 1 2,75 4 3 3,25 5 2 4,50 7 2 6,50 3 3 2,25 50 31 42,25 268,364 420

70 337 ZEYNEP PAMIK 09A 12 11 9,25 6 4 5,00 9 2 8,50 3 1 2,75 8 4 7,00 7 3 6,25 4 2 3,50 49 27 42,25 268,191 426

71 491 KAYRA ONAT 09B 13 7 11,25 12 1 11,75 6 1 5,75 4 0 4,00 8 2 7,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 47 19 42,25 267,621 430

72 544 BUSE ERDOĞAN 09D 12 11 9,25 9 5 7,75 7 5 5,75 3 1 2,75 10 5 8,75 6 3 5,25 3 2 2,50 50 32 42,00 267,360 433

73 527 ECRİN YILMAZ 09D 17 9 14,75 7 5 5,75 6 2 5,50 2 1 1,75 11 9 8,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 51 36 42,00 266,555 443

74 520 ECE ÇULHA 09C 14 12 11,00 10 4 9,00 6 3 5,25 4 0 4,00 4 2 3,50 3 3 2,25 5 0 5,00 3 5 1,75 49 29 41,75 266,431 444

75 489 ESLEM ZİLELİ 09B 9 10 6,50 8 5 6,75 6 2 5,50 2 2 1,50 15 3 14,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 2 0,50 48 28 41,00 264,661 457

76 519 ELİFNAZ ÖZTÜRK 09C 6 4 5,00 3 3 2,25 6 0 6,00 18 5 16,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 45 18 40,50 263,513 464

77 402 MERYEM KUTBAY 09A 11 12 8,00 6 7 4,25 8 3 7,25 4 0 4,00 14 2 13,50 3 2 2,50 1 1 0,75 47 27 40,25 262,082 477

78 485 HAMİT KARASAKAL 09B 8 21 2,75 7 7 5,25 7 3 6,25 3 1 2,75 13 11 10,25 7 3 6,25 5 4 4,00 2 1 1,75 52 51 39,25 260,108 501

79 543 BUĞRA ÖZTÜRK 09D 11 13 7,75 6 7 4,25 7 3 6,25 4 0 4,00 10 6 8,50 8 1 7,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 48 36 39,00 258,557 516

80 494 NAZLI YEŞİLKAN 09B 8 15 4,25 10 4 9,00 6 4 5,00 4 0 4,00 6 6 4,50 5 3 4,25 4 4 3,00 5 1 4,75 48 37 38,75 258,410 518

81 521 RÜZGAR DİKBIYIK 09C 13 14 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 4 0 4,00 8 6 6,50 4 5 2,75 4 4 3,00 4 1 3,75 49 40 39,00 258,379 521

82 482 ZEYNEP KURAL 09B 12 7 10,25 2 11 -0,75 7 0 7,00 3 1 2,75 14 5 12,75 4 3 3,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 46 31 38,25 255,897 548

83 463 HİRANUR KAZAK 09A 7 6 5,50 8 4 7,00 6 2 5,50 4 0 4,00 7 2 6,50 6 1 5,75 4 2 3,50 1 3 0,25 43 20 38,00 255,893 549

84 432 EGEMEN ŞAHİN 09A 5 13 1,75 8 6 6,50 5 6 3,50 3 0 3,00 11 13 7,75 6 4 5,00 6 2 5,50 5 1 4,75 49 45 37,75 255,859 550

85 420 H ÇAĞAN KARACAN 09A 11 15 7,25 8 6 6,50 7 4 6,00 2 2 1,50 5 5 3,75 6 4 5,00 7 1 6,75 46 37 36,75 251,998 591

86 412 SUDENUR İPEK 09D 12 14 8,50 8 3 7,25 4 4 3,00 3 0 3,00 11 9 8,75 5 4 4,00 3 4 2,00 1 3 0,25 47 41 36,75 251,616 601

87 515 YASİN PEHLİVAN 09C 12 12 9,00 10 4 9,00 2 2 1,50 11 10 8,50 7 3 6,25 2 4 1,00 2 3 1,25 46 38 36,50 250,889 610
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Türkçe Tarih Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 9,51 10,51 6,88 6,79 4,94 5,56 4,92 3,26 4,10 2,54 0,75 2,35 7,83 5,78 6,39 4,20 3,02 3,45 3,11 2,79 2,41 1,96 2,18 1,41 40,86 33,23 32,55 239,190

Okul Ortalaması 12,20 10,66 9,54 8,31 4,27 7,24 7,20 2,61 6,55 3,31 0,40 3,21 14,23 5,67 12,82 5,42 2,99 4,68 4,26 2,58 3,62 2,71 2,34 2,12 57,64 31,52 49,78 290,810

KATILIMLAR

88 457 ECESU İNANÇ 09A 6 7 4,25 8 5 6,75 6 0 6,00 4 0 4,00 11 3 10,25 2 4 1,00 3 2 2,50 40 21 34,75 246,046 663

89 490 YİĞİT ATAY 09B 13 6 11,50 6 6 4,50 6 4 5,00 2 1 1,75 12 7 10,25 4 5 2,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 44 40 34,00 242,749 714

90 541 NİDA KARAKAYA 09D 13 15 9,25 6 8 4,00 5 5 3,75 3 1 2,75 8 15 4,25 5 5 3,75 4 4 3,00 3 7 1,25 47 60 32,00 237,310 778

91 467 SELEN YİĞİT 09A 11 9 8,75 5 3 4,25 3 1 2,75 2 0 2,00 9 3 8,25 6 2 5,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 20 32,00 237,295 779

92 511 ZEHRA SALMAN 09C 10 14 6,50 7 7 5,25 7 4 6,00 3 1 2,75 3 9 0,75 5 4 4,00 3 6 1,50 4 3 3,25 42 48 30,00 231,685 853

93 548 YAREN CEYLAN 09D 9 17 4,75 8 6 6,50 7 3 6,25 4 0 4,00 2 13 -1,25 3 6 1,50 3 4 2,00 3 3 2,25 39 52 26,00 219,769 996

94 470 KEZİBAN KAYA 09A 8 7 6,25 6 5 4,75 6 3 5,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 28 18 23,50 211,939 1078

95 549 ÇAĞAN GÖKALP 09D 6 13 2,75 7 5 5,75 4 4 3,00 3 0 3,00 1 6 -0,50 5 2 4,50 4 2 3,50 2 4 1,00 32 36 23,00 211,141 1088

96 466 AZRA ÖZTÜRK 09A 11 10 8,50 7 7 5,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 4 1,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 208,680 1111

97 495 NİL PEHLİVAN 09B 7 5 5,75 4 6 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 4 0,00 3 5 1,75 4 2 3,50 1 0 1,00 27 23 21,25 205,380 1145

98 496 AYŞENUR GÜNEŞ 09B 10 9 7,75 3 9 0,75 3 5 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 26 32 18,00 195,221 1249

99 522 İDİL KURT 09C 11 12 8,00 4 0 4,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 19 23 13,25 180,770 1346
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